MEPER OFJUZ-SU2

De: MEPER OFJUZ-SU2

Enviado el: jueves, 27 de junio de 2024 15:03

Para: 'HARBY.ROCHE@CORREQ.POLICIA.GOV.CO'; 'DANIELROCHE84@HOTMAIL.COM'
Asunto: Invitacion a realizar pago por concepto de sancion disciplinaria

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
iV INSPECCION GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
"alimer®  OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO NRO. 6

Pereira, 27 de junio de 2024

Senfor

HARBY DANIEL ROCHE MONTOYA
Manzana 36 casa 29 Barrio Villa del Prado
3023742303

Pereira

Cordial saludo.

Me permito reiterarle la obligacion a su cargo y a favor de la Policia Nacional y por medio del presente
requerimiento, lo invito a cancelar el valor adeudado o a formular propuesta de pago con un plazo de
treinta (30) dias siguientes a la presente comunicacién sopena de proseguir el cobro coactivo con los
costos e intereses que implica, por favor consignar en la cuenta de ahorros No 200-832-459, codigo
7L10009201 del Banco de Occidente, a favor de la Direccién de Bienestar Social y Familia de la Policia
Nacional. El valor a cancelar por concepto de sancion disciplinaria la cual le fue impuesta es de VEINTE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON
SETENTAY SEIS CENTAVOS ($20.585.831.76), dentro de proceso EE-MEPER-2021-44, debiendo enviar
el comprobante de pago original a este despacho disciplinario.

Atentamente,

Intendente

YAMIT JAIVERSON SANCHEZ BERNAL
Sustanciador Procesos Disciplinarios
Teléfono: 3112308892

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Oficina Control Disciplinario de Juzgamiento No. 6 MEPER




MEPER OFJUZ-5U2

De: postmaster@outicok.com

Para: DANIELROCHEB4@HTTMAIL ZOM

Enviado el: jueves, 27 de junio de 2024 1503

Asunto: Entregado: Invitacion a realizar pago por concepto de sancion disciplinaria

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
DANIELROCHE84@HOTMAIL.COM

Asunto: Invitacion a realizar pago por concepto de sancion disciplinariz



